Memordandum CBAA-T-LQ-2021-276A
Atuntaqui, 23 de diciembre de 2021

Para: Cmdt. Wilson Jaramillo Villarruel
JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ANTONIO ANTE

Bro. 2 Luis Angel Ortega
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO — UNIDAD OPERATIVA

Ing. Verenice Villa
RESPONSABLE DE COMPRAS PUBLICAS CBAA

De: Ing. Lorena Quiroz
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TESORERIA DEL CBAA

Asunto: Notificacion de Pago de Anticipo

En respuesta al Memorando Nro. CBAA-IMP-A0O-2021-002 de fecha 22 de noviembre de 2021
Notifico a través del presente la entrega del reporte de pago del 20% al proceso de contratacion
realizado como importacion signado Nro. IMP-CBAA-001-2020, con el objeto “ADQUISICION
DE UNA AUTOBOMBA POLIVALENTE RURAL-FORESTAL 4X4 EQUIPADA CON
NORMATIVA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE ANTONIO ANTE”. Acreditado el dia 23
de diciembre de 2021 a la cuenta corriente N.° PT50 0035 0287 00000005030 34 a favor de la
Empresa Contratista JACINTO MARQUES OLIVEIRA SUCRS, LDA, por un valor de §
69.200,00 (sesenta y nueve mil doscientos con 00/100 Dolares de los Estados Unidos de

América).

Es todo cuanto puedo informar para los fines pertinentes.
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Jacinto Marques de Oliveira, Sucrs, Lda
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Esmoriz, 23 de diciembre del 2021

Cmdt (B) Wilson Jaramillo Villarue!
Jefe del Cuerpo de Bomberos de Auntonio Ante,

De mi Consideracidonn, -

\, ~ Por medio del presente nos permitimos informar que el dia de hoy 23 de diciembre del 2021 hemos
recibido la consignacion del pago concerniente al 20% provenienie del Cuerpo de Bomberos de
Antonio Ante. El anticipo correspondiente al contrato IMP-CBAA-001-2020

De antemnano agradecemos por su gestion.

Atentamente,
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Oficio No CBAA-T-LQ-2021-266
Atuntaqui, 13 de diciembre de 2021

Para: Sefiores
JACINTO MARQUEZ DE OLIVEIRA, SUCRS, LDA

Asunto: NOTIFICACION DEL SEGUNDO PAGO DEL 20% DEL PROCESO NO IMP-
CBAA-001-2020

Por medio del presente me permito informar que el dia de hoy 13 de diciembre de 2021 se realizo
la transferencia internacional y el 16 de diciembre se refleja el débito en la cuenta del CBAA por
un valor de $ 69.200,00 convertidos a Euros, a la cuenta No. PT50 0035 0287 00000005030 34 a
nombre de JACINTO MARQUEZ DE OLIVEIRA, SUCRS, LDA, por concepto del proceso de
ADQUISICION EN EL EXTERIOR (importacién) IMB-CBAA-001-2020 “ADQUISICION DE
UNA AUTOBOMBA POLIVALENTE RURAL; razén por la cual solicito de la manera mas
comedida su confirmacion cuando la transferencia se encuentre acredita en su cuenta en el exterior

Es todo cuanto puedo informar para los fines pertinentes.

Atentamente,

www.bomberosantonioante anh ec
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Memorando N°: CBAA-J1-WJ-2021-274A
Atuntaqui, 13 de Diciembre de 2021

Para: Ing. Lorena Quiroz
TESORERA DEL CBAA
De: Cmdt. -B- Wilson Jaramillo Villarruel
JEFE DEL CBAA
Asunto: REGISTRO CONTABLE Y ACREDITACION A FAVOR DE LA

EMPRESA JACINTO MARQUES OLIVEIRA SUCRS, LDA,

Por medio del presente, solicito realizar el registro contable (comprobante de pago) y su
respectiva acreditacién a favor de la Empresa JACINTO MARQUES OLIVEIRA
SUCRS, LDA, por el valor de 69.200,00 (SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
DOLARES CON 00/100 CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA). CONVERTIDO A EUROS, por el pago del 20% de anticipo
correspondiente al proceso de importacion signado N°. IMP-CBAA-001-2020, para la
“ADQUISICION DE UNA AUTOBOMBA POLIVALENTE RURAL-FORESTAL 4X4
EQUIPADA CON NORMATIVA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE
ANTONIO ANTE.

Particular que presento para los fines pertinentes.

JEFE DEL

www.bomberosantonioante achec
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MEMORANDO Nro. CBAA- JAF-EG-2021-296-A

PARA: Cmdt. Wilson Jaramitlo Villarruel
COMANDANTE (E), CBAA
DE: Msc. Evelyn Gonzales Lépez

JEFE ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CBAA
ASUNTO: REGISTRO CONTABLE Y ACREDITACION
FECHA: Atuntaqui, 13 de Diciembre del 2021

Por medio del presente, solicito realizar el registro contable {(comprobante de pago) y su respectiva
acreditacion a favor de la Empresa JACINTO MARQUES OLIVEIRA SUCRS, LDA, por el pago del 20% de
anticipo correspondiente al proceso de importaciéon signado N°. IMP-CBAA-001-2020, para la
“ADQUISICION DE UNA AUTOBOMBA POLIVALENTE RURAL-FORESTAL 4X4 EQUIPADA CON NORMATIVA
PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE ANTONIO ANTE

BANCO: CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
No. CTA: PT50 0035 0287 00000005030 34

CODIGO SWIFT: CGDIPTPL
BENEFICIARIO:  JACINTO MARQUES OLIVEIRA SUCRS, LDA,

VALOR; $ 69.200,00 (SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA). CONVERTIDO A EUROS
Particular que comunico para los fines pertinentes

Atentamente,

-

RO
Msc. Evelyn Gonzales Lép“e\

JEFE ADMINISTRATIVA FINA

www.bomberosantonioante.coh.ec
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NFORME NRO. CBAA-T-LQ-2021-266A

INFORME DE PAGO DEL 20% DEL PROCESO N° IMP-CBAA-001-2020

FECHA: 13 de diciembre de 2021

Para: Cmdt. Wilson Jaramillo Villarruel
JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS ANTONIO ANTE

Bro. 2 Luis Angel Ortega Valenzuela
PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS ANTONIO ANTE

Reciba un cordial y atento saludo, el motivo del presente tiene como objetivo informarle sobre el
proceso de pago correspondiente al 20% de la contratacién realizado como importacion signado
Nro. IMP-CBAA-001-2020 con el objeto “ADQUISICION DE UNA AUTOBOMBA
POLIVALENTE RURAL-FORESTAL 4X4 EQUIPADA CON NORMATIVA PARA EL
CUERPO DE BOMBEROS DE ANTONIO ANTE”. a su vez en respuesta al memo
Nro.CBAA-IMP-LO-2021-002 comunico que a partir de las dltimas semanas del mes de
noviembre El Banco Central del Ecuador cambia los procesos para pagos y transferencias
internacionales lo que conlleva a reestructurar los documentos habilitantes para cumplir
con este nuevo proceso. Una vez cumplidos todos los requerimientos y documentos
habilitantes para que el personal autorizado del CBAA maneje el Sistema de Pagos
Internacionales del Banco Central se procedié a realizar la transferencia para el pago de
la AUTOBOMBA POLIVALENTE RURAL el dia 13 de diciembre de 2021.

Es todo cuanto puedo informar para los fines pertinentes.

wavw. biomberosantonioante tiohec



Memorando Nro. CBAA-IMP-LO-2021-002
Atuntaqui, 22 de noviembre de 2021

Para: Cmdte. Wilson Jaramillo
JEFE (e¢) DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ANTONIO ANTE

Ing. Lorena Quiroz
TESORERA DEL CBAA

De: Bro. 2 Luis Angel Ortega
ADMINISTRADOR DE CONTRATO PROCESO IMP-CBAA-01-2020

Asunto: Solicitud de Autorizacién de Pago del 20% del Contrato IMP-CBAA-001-
2020

En base al Memorando Nro. CBAA-J1-2021-058A, de fecha 25 de marzo de 2021, al Proceso de
adquisicion en el exterior (importacion) signado IMP-CBAA-001-2020, para Ila
“ADQUISICION DE UNA AUTOBOMBA POLIVALENTE RURAL-FORESTAL 4X4
EQUIPADA CON NORMATIVA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE ANTONIO
ANTE?”; y en calidad de Administrador del respectivo Contrato; una vez que se ha realizado la
visita y verificacion en fabrica con la firma del “Acta Recepcién Técnica en Fabrica” y dando
cumplimiento a la Clausula Sexta “Modalidades de Pago” solicito la respectiva autorizacion para
que se proceda con el segundo pago por un valor de $ 69.200,00 (Sesenta y Nueve Mil Doscientos
Ddlares de los Estados Unidos de América Con 00/100) correspondiente al 20% del valor total
el contrato.

Asi mismo, en este sentido, se deja constancia de la verificacion realizada en fabrica con un
informe adjunto a este documento con fotografias y el acto de entrega previo al despacho del
objeto de la contratacion.

Particular que se solicita para los fines pertinentes.

Atentamente,

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Teléfono Oficina: 06 2906-102 Mail: info@bomberosantonioante.gob.ec
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